De: Enrique Cabo Osmer

A: Margarita Cabo; Nazira Nara

Cc: Anahit Minassian Cabo; Magdalena Cabo Jaroba
Asunto: RE: Cafiete 7968

Fecha: lunes, 10 de enero de 2022 18:37:26

Archivos adjuntos: image001.png

autorizado

Saludos

Enrique Cabo Osmer

Santa Carmen

San José Escriva de Balaguer 13.105, oficina 613, Lo Barnechea.
F: 222475269-222475427 Anexo: 103
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SANTANA CARME

De: Margarita Cabo <mgcabo@scarmen.cl>

Enviado el: lunes, 10 de enero de 2022 18:00

Para: Nazira Nara <pazira@scarmen.cl>

CC: Anahit Minassian Cabo <aminassian@scarmen.cl>; Enrique Cabo Osmer <ecabo@scarmen.cl>; Magdalena Cabo Jaroba
<m rmen.cl>

Asunto: Re: Cafiete 7968

Autorizado por mi parte pago de contribuciones .
Saludos,

El El'lun, 10 de ene. de 2022 a la(s) 10:34, Nazira Nara <nazira@scarmen.cl> escribid:
Margarita,

Segun resolucion del SlI, la numeracion correcta de la propiedad con Bodega es 7974 y le corresponde el Rol de Avaluo
5192-37.

Por lo anterior :

1.- Procederé a presentar una solicitud administrativa en el CBR de San Miguel para que corrijan el titulo de dominio, a fin
de registrar los datos correctos.

2.- Debemos pagar las contribuciones atrasadas hasta la fecha que ascienden a $ 5.883.252.- antes de que se aplique rebaja,
hice la simulacién y quedaria en $ 4.640.799.- si se paga hoy. La propiedad bajo el Rut correcto esta para salir a remate

Por lo anterior agradeceré autorizar pago de Contribuciones.
Nazira Nara Rumie

Sociedad de Inversiones Santa Carmen

San José Escriva de Balaguer 13.105, oficina 613, Lo Barnechea.
F: 222475269-222475427 Anexo0:104
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