
De: Sebastian Ortiz
A: Magdalena Cabo Jaroba
Cc: Nazira Nara; Rocio Cabo
Asunto: Re: Contt Arriendo Quillota 1475
Fecha: martes, 30 de enero de 2024 14:52:47

Gracias Mane, abrazo.

Sebastián Ortiz Lancellotti
Gerente General
Cel. +56995917371
sortiz@lucanorent.cl
www.lucanorent.cl

El mar, 30 ene 2024 a las 14:46, Magdalena Cabo Jaroba (<mpcabo@scarmen.cl>) escribió:

Si!!! Son 141 uf

 

Magdalena Cabo

 

De: Sebastian Ortiz <sortiz@lucanorent.cl> 
Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 17:05
Para: Nazira Nara <nazira@scarmen.cl>
CC: Rocio Cabo <rcabo@lucanorent.cl>; Magdalena Cabo Jaroba <mpcabo@scarmen.cl>
Asunto: Re: Contt Arriendo Quillota 1475

 

Mane cómo estás? se descontará el arriendo de la gente de arriba?

 

Abrazo.

Sebastián Ortiz Lancellotti
Gerente General
Cel. +56995917371

sortiz@lucanorent.cl

www.lucanorent.cl
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El lun, 29 ene 2024 a las 16:56, Nazira Nara (<nazira@scarmen.cl>) escribió:

Sebastian,

 

Eso debes verlo con Mane y Enrique

 

Saludos,

Nazira

 

De: Sebastian Ortiz <sortiz@lucanorent.cl> 
Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 14:59
Para: Nazira Nara <nazira@scarmen.cl>
CC: Rocio Cabo <rcabo@lucanorent.cl>; Magdalena Cabo Jaroba
<mpcabo@scarmen.cl>
Asunto: Re: Contt Arriendo Quillota 1475

 

Acá debería estar descontado lo que paga la empresa del segundo piso?

 

Saludos.

Sebastián Ortiz Lancellotti
Gerente General
Cel. +56995917371

sortiz@lucanorent.cl
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El lun, 29 ene 2024 a las 14:47, Nazira Nara (<nazira@scarmen.cl>) escribió:

Sebastian,

Por favor me puedes validar renta de 175 UF de Lucano a Crem x propiedad de la
referencia

 

Nazira Nara Rumie

 

mailto:nazira@scarmen.cl

