De: Jose Miguel Abarca

A: Maribel Yolito
Cc: Luis Rojas; Nazira Nara; Magdalena Cabo Jaroba; Jaime Cortes
Asunto: RE: Factura Venta Sitio 46
Fecha: lunes, 21 de diciembre de 2020 8:45:18
Archivos adjuntos: image002.png
image003.png
Maribel

Antes de emitir facturas solicitadas, favor confirmar nuevos datos de facturacién (existia ERROR en IVA
informado) segun:

Vta. Sitio#de
Tipo MNeto lva Total
FACTURA EXEMNTA 14.905.696 - 14.905.696
FACTURA AFECTA 88.314.541 16.779.763 105.094.304
Total 120,000,000
Gracias.
Saludos,
IMA

De: Maribel Yolito [mailto:myolito@yolito.cl]
Enviado el: viernes, 18 de diciembre de 2020 15:27

Para: Luis Rojas <|rojas@scarmen.cl>; Jaime Cortes <jcortes@scarmen.cl>
Asunto: Factura Venta Sitio 46

Hola Luis

Necesitamos hacer la factura por la venta del sitio 46 .

Los datos Son :

SITIO 46
1 Comprador Neto IVA Total
Factura
1 |exenta 14.905.696,00 14.905.696,00
2 |Factura afecta | 88.314.542,00| 14.685.131,83| 102.999.673,83
120.000.000

Liliana Raquel Fernandez Espinoza RUT : 12,003,052-3
Av. Acueducto N° 2945, casa 156, Peialolen

Terreno 46, ROL 00523-00046 . Las Cabras , Escritura Compraventa Repertorio N° 47125-2020

Gracias, Buen fin de semana
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