De: Anahit Minassian Cabo

A: Diego B; Nazira Nara

Cc: Joaguin Minassian; Maria Fernanda L6pez; Margarita Cabo
Asunto: Re: Aprobacién Trabajos - San Pablo

Fecha: miércoles, 18 de agosto de 2021 16:04:48
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Nazira,
Adjunto Cl de Diego, El plan de trabajo y fechas probables aproximadas. Estos pagos ya estan
ingresados y aprobados en ISTAC.

1. Etapa 1: 10% de UF152 LIQUIDAS = 15,2 UF a pago programado para viernes 20 Agosto.

2. Etapa2: 40% de UF152 LIQUIDAS = 60,8 UF a pagar aprox 4 Octubre 2021

3. Etapa 3: 30% de UF152 LIQUIDAS = 45,6 UF a pagar aprox 1 Diciembre, 1 de Enero, 1 de
Febrero (plazos pueden moverse, estare avisando).

Saludos!!

De: Diego B <dbaloian@gmail.com>

Fecha: miércoles, 18 de agosto de 2021 a las 15:56

Para: Nazira Nara <nazira@scarmen.cl>

CC: Anahit Minassian Cabo <aminassian@scarmen.cl>, Joaquin Minassian
<jminassian@scarmen.cl>, Maria Fernanda Lopez <lopezg.fernanda@gmail.com>, Margarita
Cabo <mgcabo@scarmen.cl>

Asunto: Re: Aprobacién Trabajos - San Pablo

Hola Nazira,

Acabo de hablar con Anahit, ella te va a reenviar la carta de trabajo en que se detalla el costo total y
los hitos de pago.

Respecto a los detalles del contrato, Anahit en el correo de arriba menciona los servicios a

realizar: Arquitectura de Galpdn en San Pablo 9470, Pudahuel.

Quedo atento por si necesitas algo mas.

Saludos,

El mi¢, 18 ago 2021 a las 13:27, Nazira Nara (<nazira@scarmen.cl>) escribio:

Estimado Diego,
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e« Planos de Construccién: Comprende la elaboracion de los planos de detalles constructivos
necesarios para la perfecta terminacion de la obra.

« Entreqa de provectos definitivos de Especialidades: Calculo, Sanitario, Electricidad o los que
sean requeridos.

Etapa lll (Construcci6n) (definido por constructora)

« Visitas periédicas e inspeccion de la correcta ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de
las tolerancias y detalles constructivos especificados.

El honorario indicado NO incluye los siguientes proyectos o trabajos, sin ser esta lista excluyente:
* Levantamiento Topografico
« Proyectos de especialidades (eléctrico, clima, sanitario, mecanico de suelos, etc.)
« Derechos municipales y aportes a ofros organismos.
« Ningun tipo de Construccion
Forma de pago

La forma de pago propuesta para este proyecto es la siguiente:

e FEtapal. 10% para dar inicio / 20% (contra entrega)
e FEtapall 40% (contra entrega planimetria completa)
e FEtapalll 30% (en 3 cuotas durante la construccion:

Inicio de obras, cierre de obra gruesa y entrega de obra terminada)

Las modificaciones que se efectien en el proyecto durante la etapa de construccién, o con
posterioridad a la aprobacién del mandante, devengara un honorario que se acordara entre las partes,
y que sera proporcional al honorario indicado.

En el caso que el proyecto o construccién sea suspendido por consideraciones del mandante, se
solicitara un pago equivalente al 30% del honorario no devengado. Si el trabajo se reanuda, este pago
se abonara al honorario final.

El plazo indicado en las Etapas | y Il no contempla el tiempo requerido por los organismos publicos
para la aprobacion del proyecto.

Del mismo modo, no se consulta el tiempo que tome el mandante en revisar el proyecto y hacer las
observaciones correspondientes al mismo. Para estos efectos se puede establecer un mecanismo
entre las partes, que permita un desarrollo expedito de las revisiones y consultas pertinentes.

Agosto, 2021. Diego Baloian Gacitlia
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El Honorario sera de 152 UF liquidas, el cual contempla los siguientes items a desarrollar:

- Nueva configuracion de layout de todos los espacios requeridos por el cliente: preliminarmente
se define replantear el rea del acceso de la casa y relacion de cocina con el living.

- Disefio de nuevos muebles de cocina, logia, bodegas, bafios revisados, closets, quincho y
muebles en obra requeridos en general.

- Disefio de lucamas y aperturas de luz definidas junto al cliente.
- Propuesta de iluminacién dentro y fuera de la casa

- Obras de refaccion en fachadas

- Reorganizacion de jardineras y paisajismo

- Definicion de nuevas terminaciones; cambio de pavimentos, ventanas, pintura, quincalleria,
griferia, nuevos artefactos sanitarios y de cocina, etc.

- Seincluye una eventual asesoria en el interiorismo de muebles de linea, de ser solicitado por
el cliente.

La elaboracién del proyecto cuenta con las siguientes etapas, y sus plazos indicados de modo
estimativo:

Etapal (Anteproyecto) (20 dias corridos)

* Programa de Arquitectura: Definicion de programa arquitecténico de recintos y funciones,
acordado con el propietario. Imagen general de la intervencién a partir de imagenes de
referencia.

« Bosquejos preliminares: Primeros bosquejos, dibujos, e ideas a discutir con el propietario.

« Anteproyecto de Arquitectura: Elaboracién del anteproyecto de arquitectura, discusion, y
correccion con el propietario; planos de anteproyecto definitivo, planos de planta general,
cortes y elevaciones.

*  Modelo 3D: Elaboracién de modelo conceptual, para el entendimiento espacial del proyecto.

« Esta etapa se coordina con los proyectos de especialidades que sean requeridos.

Etapall (Desarrollo de Proyecto) (25 dias corridos)
« Proyecto de Arquitectura: Comprende la elaboracién completa de los planos del proyecto de
arquitectura, y las Especificaciones Técnicas completas. Discusion con el propietario,
correccion y elaboracion definitiva.
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Junto con saludarte, necesito me envies tus datos para hacer contrato de prestacién de servicios y
me sefiales, que detalle propones que ponga.
Ademads necesito saber costo total e hitos de pago.

Gracias,

Saludos,

Nazira Nara Rumie

De: Anahit Minassian Cabo <aminassian@scarmen.cl>
Enviado el: miércoles, 18 de agosto de 2021 12:10

Para: dbaloian@gmail.com
CC: Joaquin Minassian <jminassian@scarmen.cl>; Maria Fernanda Lépez

<lopezg.fernanda@gmail.com>; Margarita Cabo <mgcabo@scarmen.cl>; Nazira Nara
<nazira@scarmen.cl>
Asunto: Aprobacién Trabajos - San Pablo

Hola Diego,
Espero que te encuentres muy bien.
Te cuento que ya tenemos aprobado tu trabajo y estamos felices de trabajar contigo.

- Como te comenté por teléfono, para comenzar las obras en “San Pablo 9470,

Pudahuel”, necesitamos firmar contigo un contrato de prestacién de trabajo, con fecha

Agosto 2021.

Es por esto que te contacto, por este medio, con Nazira Nara, nuestra abogada que verd
ese detalle contigo.

- Los datos para las boletas son:
Inversiones e Inmobiliaria Santa Clara Il Limitada
RUT 76.327.534-5
Giro: fondos y sociedades de inversion
Direcciéon: Av. San Josémaria Escriva de Balaguer 13105, oficina 613, Lo Barnechea.

Glosa: te agradeceria que pongas: Arquitectura de Galpon en San Pablo 9470, Pudahuel,
segun proyecto.
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Cualquier duda por estos temas mas administrativos me avisas y lo vemos juntos!
PD: ya estoy gestionando el primer pago!

Carifios!

Anahit Minassian Cabo

Sociedad de Inversiones Santa Carmen

San José Escriva de Balaguer 13.105, oficina 613, Lo Barnechea.
F:222475269-222475427 Anexo: 110

Celular: 995566635

SANTA CARMEI

Diego Baloian Gacitua
arquitecto

Pedro de Valdivia Norte 0129, Providencia | Santiago de Chile
569 83680972 | dbaloian@gmail.com
Partner in JFB

www.josepferrando.com
Bailen 232 Bis 1D, Barcelona


http://www.josepferrando.com/

