De: jherrera@ferreteriachacabuco.cl

A: nazira@scarmen.cl
Asunto: RV: CONTACTO ADMINISTRACION LOTE DE VALLE ALEGRE
Fecha: martes, 24 de enero de 2023 13:23:28

Jose Herrera Araneda
CEL +569 31757955
jherrera@ferreteriachacabuco.cl
Sociedad Ferreteria Chacabuco SPA

De: jherrera@ferreteriachacabuco.cl <jherrera@ferreteriachacabuco.cl>
Enviado el: viernes, 13 de enero de 2023 10:36

Para: 'nazira@scarmen.cl' <nazira@scarmen.cl>

Asunto: RV: CONTACTO ADMINISTRACION LOTE DE VALLE ALEGRE

Nazira buenos dias trasladado a la parcelacién por fin pudimos dar con el teléfono de la encargada
de la parcelacién quien da las autorizaciones para ingresar al predio se trata de Gabriela ortega cel. 9
8776 6804, ellos cobran 2000 pesos mensuales por persona que ingrese al lugar, para eso solicita
patente nombre y rut.

Pendiente adeudado a Jose herrera cuatro viajes 25.000 cada uno bencina mas un certificado que
te mande el documento de cas 20.000 no recuerdo el monto preciso total 120000, mas el viaje de
esta semana 25000

gastos 145.000

Pagoingreso  2.000 para el topdgrafo
Total 147.000

Cta cte banco bci
45978611
6.731.911-7

saludos

Jose Herrera Araneda
CEL +569 31757955
jherrera@ferreteriachacabuco.cl
Sociedad Ferreteria Chacabuco SPA
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De: CLAUDIA ANDREA COFRE MARAMBIO <ccmarquitecturasa mail.com>
Enviado el: jueves, 12 de enero de 2023 12:36

Para: jherrera.24.2018@gmail.com

CC: jherrera@ferreteriachacabuco.cl
Asunto: CONTACTO ADMINISTRACION LOTE DE VALLE ALEGRE

Estimado José Luis,

Este es el celular de la Sra. que administra la comunidad o comunidades del sector de la
calle Proto, CEL: +569 8776 6804 (No nos pudieron indicar el nombre de la Sra.). De
acuerdo a lo conversado ayer, entiendo que el cliente nunca ha tenido ni tendra contacto
con la administracion, pero asi todo creo que por varias razones es necesario
contactarse:

Razones

1. Libre acceso al terreno, se debe solicitar control del porton e imagino que habra
costos asociados y algun pago mensual (Por ello consultar), ya sea control mediante
teléfono o un control de mano. Lo anterior, para que en el futuro, cuando comience la
venta de los lotes, se tenga acceso sin impedimentos.

2. El punto 1 es importante para realizar la topografia.

3. El topdgrafo necesita entrar con el jeep al terreno, quiere saber si lo autorizan a sacar
un par de rollizos del cerco y luego los dejarian tal cual estaban colocados. Esto
facilitara el transporte de los instrumentos y la seguridad del vehiculo.

Avisame sobre noticias para ir coordinando labores, saludos y muchas gracias.

Atte.

CLAUDIA COFRE MARAMBIO

Asesoria en Arquitectura-Proyectista SISS
CCM CONSULTOR

Celular: +56 9 8248 39 38

Email: ccmarquitecturasa@gmail.com
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