Nazira Nara

De: Rebeca Retamal <rretamal@scarmen.cl> en nombre de Rebeca Retamal
Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2023 12:34

Para: Nazira Nara

CC: Jaime Cortes

Asunto: Fwd: Comprobante pago chilexpress notebook Karina

Datos adjuntos: 20230217_114359.jpg

También este gasto se reembolsa a Felipe Rios
Rio Deva
Gracias

---------- Forwarded message ---------

De: Felipe Rios Marti <feliperios.m@gmail.com>

Date: vie, 17 feb 2023 a las 11:45

Subject: Comprobante pago chilexpress notebook Karina

To: Jaime Cortes <jcortes(@scarmen.cl>, Rebeca Retamal <rretamal@scarmen.cl>

Me habia olvidado de enviar esto porfa

Saludos
Felipe Rios
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