
De: Nazira Nara
A: "Mauricio Valenzuela | Pinochet & Cia"
Asunto: RE: Honorarios Prouradora del Nro.
Fecha: miércoles, 02 de septiembre de 2020 12:07:08
Archivos adjuntos: Pago procuradora del N°.pdf

 
 
Estimado Mauricio,
 
Adjunto envío comprobante de deposito. Me dará boleta?
[Nazira Nara]
 
 
Saludos,
 
Nazira Nara Rumie
 

De: Mauricio Valenzuela | Pinochet & Cia <mauricio@pinochetcia.cl> 
Enviado el: miércoles, 02 de septiembre de 2020 11:31
Para: 'Nazira Nara' <nazira@scarmen.cl>
CC: 'nazira nara' <naziranara@gmail.com>
Asunto: Honorarios Prouradora del Nro.
 
Sra. Nazira:    Por instrucciones del abogado don Francisco   Pinochet   Donoso,   re-envío  a  Ud.   los
datos de la  Procuradora   del Nro.   de la Corte  de  Apelaciones  de San Miguel,  doña   Gladys 
Rodriguez Silva,  a  quien  hay  que transferirle  la suma de $100.000.-   correspondientes  a la
tramitación de la  causa  caratulada    PEDRAZA RODRIGUEZ, CECILIA CON IMPERIAL S.A. Y OTRA, 
rol   1343-2020 de Corte de San Miguel.
 
 
Sin otro particular,   saluda  atentamente  a  Ud.  
 
 
Mauricio  Valenzuela  Berríos
            Procurador
          Pinochet y Cía.
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Comprobante de la operación autorizada
 


Nombre o razón social: ALONSO NARA Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT empresa: 77.642.250-9
RUT usuario: 8.936.805-7
Fecha y hora de descarga: 02/09/20 12:04 hrs


Fecha y Hora
02/09/2020 12:04 Hrs


Monto
$100.000


Detalle de la operación autorizada (1)


 


Nombre de destino: Gladys Rodriguez Cuenta de origen: 3420056010


RUT de destino: 6.454.245-1 Monto: $100.000


Banco de destino: BANCO SANTANDER Tipo operación: Transferencia


Cuenta de destino: 2174502 Asunto:


N° de operación: 35656323    


La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.
 


Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. © 2020, Banco de Chile.
© Todos los Derechos Reservados





		Comprobante de la operación autorizada





 
De: Gladys Rodriguez <gvrodriguez1@gmail.com> 
Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2020 13:40
Para: mauricio@pinochetcia.cl
Asunto: LO SOLICITADO
 
Don Mauricio
      De acuerdo a lo conversado en el dia de hoy, envio mis datos para los fines que sean necesarios
 
cta.cte: 02-17450-2 Banco Santander
Rut. 6.465.245-1
 
Cordiales saludos
Gladys Rodríguez Silva
 
Procuradora del Número
  Corte de Apelaciones
         San Miguel
 
      +56 2 25442521
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