
De: Margarita Cabo
A: Nazira Nara
Asunto: Re: Sergio Paz Lampa
Fecha: martes, 01 de febrero de 2022 15:45:07

Devolver gastos 

El El mar, 1 de feb. de 2022 a la(s) 15:17, Nazira Nara <nazira@scarmen.cl> escribió:

Margarita,

 

Por favor tu autorización parta devolver estos gastos

 

Saludos,

 

Nazira Nara Rumie

 

De: Ramón Vidal Flores <rvidal@asestra.cl> 
Enviado el: martes, 01 de febrero de 2022 15:09
Para: nazira@scarmen.cl
Asunto: Sergio Paz Lampa

 

Nazira buen día, tal como te comenté don Sergio Paz cuidador del sitio que está en Lampa la
semana pasada me llamó para decirme que una persona en vehículo ingresó a la propiedad
rompiendo parte del cerco que está protegido con pallets, yo le dije que me indicara
cuantos necesitaba y hoy cuando lo llamé me comentó lo siguiente:

que necesitaba 30, que ya los había comprado e instalado y que le costaron $4.000
c/u usados (yo coticé por mi lado y encontré nuevos a $10.000 y usados a $5.000).
también le pregunté por la zanja que él me propuso un tiempo atrás y que Francisco
Méndez (arrendatario que tenemos en esa misma propiedad) me dió el contacto para
avanzar con una retroexcavadora, Don Sergio me contestó que ya estaba solucionado
y que por los 2 accesos por los cuáles se metían vehículos a botar basura ya estaban
cerrados y que eso lo consiguió pagándole a una empresa que estaba ejecutando
trabajos viales en el sector, el valor que pagó fue $40.000.
Para esto me pidió que le pagáramos los gastos.
Me envió la siguiente cuenta 

mailto:mgcabo@scarmen.cl
mailto:nazira@scarmen.cl
mailto:nazira@scarmen.cl
mailto:rvidal@asestra.cl
mailto:nazira@scarmen.cl


 Banco         : Banco estado
 Cuenta Rut: 8.047.600-0
 Nombre     : Sergio Paz Valdés 
mail             : pelequen59@gmail.com

Espero tú respuesta, saludos.

 

 

Rv
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