De: Nazira Nara

A: "Conservador Quillota"
Asunto: RE: Consulta
Fecha: lunes, 13 de diciembre de 2021 16:21:00

Archivos adjuntos: CBR Quillota.pdf

Estimado,

Adjunto comprobante de deposito

Saludos,

Nazira Nara Rumie

De: Conservador Quillota <conservadorquillota@gmail.com>
Enviado el: jueves, 09 de diciembre de 2021 17:15

Para: Nazira Nara <nazira@scarmen.cl>

Asunto: Re: Consulta

Estimado/a:
Importante: Indicar nimero de solicitud o su nombre en el depdsito o transferencia.
El monto a depositar es la suma de $30.000. -

Enviar comprobante de pago exclusivamente a pagoscbrquillota@gmail.com
Despacho Chilexpress. - Agradeceré indicar direccion para el despacho de los documentos.

Debe realizar la transferencia o depdsito en la cuenta corriente del Banco de Chile 137-48078-04, a
nombre de don Ricardo Navarro Beltrdn, Rut: 6.878.395-K, una vez realizado el trdmite favor remitir
copia del depdsito o transferencia, para dar curso a la documentacion.

Si el depdsito lo realiza un tercero, indicar quien realizé la solicitud.

Se solicita que la misma persona que realiza la solicitud siga con el tramite para no perder el historial
de la conversacién

Saludos cordiales,
Luciana Pizarro Parra

Funcionaria CBR Quillota

Horario de atencién

Presencial y Telefénica

Lunes 14,30 a 18,00 horas.-

Martes a Viernes 9,00 a 13,00 horas.-

Teléfono: 33 2313090

Direccion: Pudeto N°297, Quillota, V Region
Correo contacto: conservadorquillota@gmail.com
Correo pagos: pagoscbrquillota@gmail.com

Pagina Web cbrquillota.cl

El lun, 6 dic 2021 a la(s) 17:12, Nazira Nara (nazira@scarmen.cl) escribid:
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Banco de Chile

Nombre o razén social: ALONSO NARA Y COMPANIA LIMITADA
RUT empresa: 77.642.250-9

RUT usuario: 8.936.805-7

Fechay hora de descarga: 13/12/21 15:59 hrs

Comprobante de la operacién autorizada

@ Porque nos preocupamos por tu seguridad, beneficiarios nuevos o editados estaran disponibles

como cuentas de destino, después de 4 horas de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora Monto
13/12/2021 15:59 Hrs $30.000

Detalle de la operacion autorizada (1)

Nombre de destino: Ricardo Navarro Beltran Cuenta de origen: 3420056010
RUT de destino: 6.878.395-K Monto: $30.000
Banco de destino: BANCO DE CHILE - EDWARDS Tipo operacion: Transferencia
Cuenta de destino: 1374807804 Asunto: Nazira Nara
N° de operacion: 73521642

La operacion se ha iniciado. Revise el estado final en el médulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.

Informese sobre la garantia estatal de los depdsitos en su banco o en www.sbif.cl. © 2021, Banco de Chile.
© Todos los Derechos Reservados





		Comprobante de la operación autorizada




Estimada Luciana,

Muchas gracias por su pronta respuesta .
Los planos que necesito son:

Plano 1005 del afio 1997
Plano 1169 del afio 2002

Saludos,

Nazira Nara Rumie

De: Conservador Quillota <conservadorquillota@gmail.com>
Enviado el: lunes, 06 de diciembre de 2021 17:05

Para: Nazira Nara <nazira@scarmen.cl>
Asunto: Re: Consulta

Estimado/a:

Para solicitar planos debe indicar el nGmero de archivo del plano y el aiio del registro de
documentos. Sino tiene el dato puede concurrir a este Oficio a revisar los indices manuales.
Saludos cordiales,

Luciana Pizarro Parra

Funcionaria CBR Quillota

Horario de atencion

Presencial y Telefénica

Lunes 14,30 a 18,00 horas.-

Martes a Viernes 9,00 a 13,00 horas.-
Teléfono: 33 2313090

Direccion: Pudeto N°297, Quillota, V Regidon

Correo contacto: conservadorquillota@gmail.com
Correo pagos: pagoscbrqguillota@gmail.com
Pagina Web cbrqguillota.cl

El lun, 6 dic 2021 a la(s) 16:42, Nazira Nara (nazira@scarmen.cl) escribio:
Buenas tardes,

Necesito encargar copia de 2 planos. Les agradeceria me indicardan cémo proceder, sin
tener que ir. Es decir poder hacerlo por este medio

Desde ya muchas gracias

Nazira Nara Rumie

Sociedad de Inversiones Santa Carmen

San José Escriva de Balaguer 13.105, oficina 613, Lo Barnechea.

F: 222475269-222475427 Anexo:104
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